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Michelle Rodezno <mrodezno@investhonduras.hn>

Fwd: Cancelación de Orden de compra
Orly Ardila <oardila@investhonduras.hn> 28 de abril de 2020, 20:06
Para: Michelle Rodezno <mrodezno@investhonduras.hn>

---------- Forwarded message ---------
De: Héctor Herrera <hherrera@investhonduras.hn>
Date: mar., 28 abr. 2020 a las 19:01
Subject: Re: Cancelación de Orden de compra
To: Distribuidora Comercial Hondureña <distribuidoracomercialhn@gmail.com>
Cc: Marco Bográn <mbogran@investhonduras.hn>, Ingrid Ordoñez <iordonez@investhonduras.hn>, Karla Barahona <kbarahona@investhonduras.hn>,
Esther Alemán <ealeman@investhonduras.hn>

Señores Distribuidora Comercial Hondureña (DICOMSA):

Por medio del presente acuso recibo de su comunicación de fecha 27 de abril de 2020, mediante la cual nos comunica la decisión
unilateral de la Junta Directiva de su representada, Distribuidora Comercial Hondureña, S.A., en el sentido de cancelar la Orden de Compra
No. 018-2020, suscrita con INVEST-Honduras; lo anterior, por el motivo que usted aduce: "la alta demanda de este producto a causa COVID-19 y
por falta de empresas de carga vía aérea, por dicha emergencia las cuales no se dan abasto para cumplir en tiempo de entrega,sumado al aumento en
requerimientos aduanales del país de origen"; en tal sentido, le comunico que hemos tomado nota de su decisión unilateral dejando a salvo la
responsabilidad de INVEST-Honduras como Contratante.

Atentamente,

Héctor Herrera
Director Legal / Administrador de Contratos 
INVEST-Honduras 
Atención: Nuestras cuentas de correo institucional han cambiado. 
A partir de ahora, por favor comunicarse conmigo a través del correo electrónico hherrera@investhonduras.hn

El lun., 27 abr. 2020 a las 21:35, Distribuidora Comercial Hondureña (<distribuidoracomercialhn@gmail.com>) escribió:
Buen día

Abogado Marco Bogran

Por medio de este correo y en vista de no haber obtenido una respuesta a la ampliación de tiempo para poder entregar la orden compra 018-2020,por
motivo de la alta demanda de este producto a causa COVID-19 y por falta de empresas de carga vía aérea , por dicha emergencia las cuales no se dan
abasto para cumplir en tiempo de entrega,sumado al aumento en requerimientos aduanales del país de origen damos por cancelada la orden antes
mencionada.

Sin mas deseandoles exitos en sus labores me despido.

Atentamente;

Junta Directiva 

mailto:hherrera@investhonduras.hn
mailto:distribuidoracomercialhn@gmail.com
mailto:mbogran@investhonduras.hn
mailto:iordonez@investhonduras.hn
mailto:kbarahona@investhonduras.hn
mailto:ealeman@investhonduras.hn
mailto:oardila@investhonduras.hn
mailto:distribuidoracomercialhn@gmail.com






















TO：

FROM:
BY： PCS.：
GROSS WEIGHT: 2145 KGS
Consignee:
Description: Order No.:

USD

USD
For and on behalf of:

BANK’S NAME:
BANK’S ADDRESS: 
A/C NAME(BENEFICIARY’S NAME): 

 A/C NO.: 

SWIFT CODE:

ORIGINAL

BANK OF CHINA BEIJING BRANCH
No.2 ChaoYangMenNeiDaJie,DongCheng District, Beijing China
BEIJING EURO-ASIA CARGO CO., LTD.

Authorized Signature

BEIJING EURO-ASIA CARGO CO., LTD.

TOTAL AMOUNT:
OUR BANK INFORMATION:

AC19122592

(USD) 328565012918
(RMB) 319465008437
(EUR) 331165009474

303161.60

BKCH CN BJ 110

JOB. NO.: BJ42040160A

APR.11,2020

When you make T/T to our bank, please indicate "freight charges" in the message column (field 70) on the T/T applications, So we can receive your remittance safely

HAWB NO.:

536 PCS.
CHARGEABEL KGS

Factory
AIR

Freight charge /  Customs Fees / Taxes / VAT and Certifications for Export

2145

        303,161.60

AMOUNT

Marco BogránDirectorINVEST-
HondurasBoulevard Morazán,
Edificio Interamericana,Municipio del Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras
Mobile: +504-9870-7730
Tel: (504) 2232-3514
mbogran@investhonduras.hn

INVOICE NO.:

BEIJING EURO-ASIA CARGO CO., LTD.
RM.610, BUILDINGNO.4, THEXUHUI CENTRAL, NO.3 JINGUAN NORTH SECOND

STREET,  NANFAXIN TOWN,SHUNYI DISTRICT,BEIJING,CHINA
Tel: +8610 61429122/21                       Fax：+8610 61429122-2008

PARTICULAR

Freight charge:1500800pill*0.202USD=303161.6 weight:2145KGS  for Customs
Fee,Taxes,VAT and Certification

DEBIT NOTE

MAN00024100

a.536 CTN.
b. 18.76 CBM
c. 2,145 Kgs / Gross Weight

                      -

DATE:
MAWB NO.:

RATES

TO：Port of Shipment within China


