Gerencia Financiera

Dgpartaments do Contabilidad

Oficio DDC 867-X11-2019
Lugary Fecha: Diciembre 11, 2019
Asunto: Cierre mes de Octubre 2019
Referencia: NOTA ACLARATORIA ESTADOS FINANCIEROS AL

30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Licenciado: Loty Pornande b, foiis %
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupcion
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado %ﬂg @a?y 7/ / =

El cierre al 30 de noviembre del 2019, se tenia previsto para el 06 de diciembre de

presente, sin embargo no se pudo llevar a cabo por las siguientes razones:

e Los reportes de Facturacion y recaudo del mes de noviembre de 2019, que no
brinda la Empresa Energia Honduras (EEH), se recibieron por correo electrénic
el dia lunes 09 de diciembre de 2019 a las 11:05 am, por lo que se esta revisand
la informacién brindada.

e Las reservas presupuestarias para realizar el registro contable de la planilla s
realizaron en su totalidad en el Sistema SAP el dia miércoles 11 de noviembre d
2019, por-1o que estamos en proceso de contabilizacion.

e La inforrnacﬁén para el calculo de la reserva para cuentas incobrables (mora) n
se ha recibido a la fecha, por lo que estamos a la espera que EEH nos envien II

11 Bt 7'&Jrigormaci()n para proceder a realizar el cierre del mes de noviembre de 2019.

(RECINIBO — Fsperamos poder entregar los Estados financieros en tiempo y forma para evitar sef
objeto de sanciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica, Articulo 28 “Sanciones Administrativas”.
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Gaby Iraheta F.

De: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ [rordonezv@enee.hn]

Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 01:19 p.m.

Para: iiraetaf@enee.hn

Asunto: RV: Solicitud Informaciéon Facturacion y recaudo mes de noviembre de 2019

De: Magaly De La Ossa Hurtado [mailto:magaly.delaossa@eeh.hn]

Enviado el: lunes 09 de diciembre de 2019 11:05

Para: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ

CC: mearteaga@enee.hn; rolando castillo; fvivasa@enee.hn; Igonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: RE: Solicitud Informacion Facturacion y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenos dias:

Adjunto correo de Indra donde hace envio de los informes contables. Entiendo que en los Gltimos meses realizaron sesiones y formaciones ENEE e Indra para
todo lo relacionado con estos informes.

Saludos cordiales,

MDLO

De: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ <rordonezv@enee.hn>

Enviado el: lunes 09 de diciembre de 2019 08:43

Para: 'Magaly De La Ossa Hurtado' <magaly.delaossa@eeh.hn>

CC: mearteaga@enee.hn; 'rolando castillo' <rolcas9@yahoo.com>; fvivasa@enee.hn; |gonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: Solicitud Informacidn Facturacién y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenos dfas Licenciada Magaly:

Le solicito por favor, nos envien hoy por la mafiana; los reportes que contienen la informacion de facturacion y recaudo del cierre de noviembre de 2019,
Debido a que necesitamos realizar el cierre contable del mes, asimismo, la Lic. Lorena Gonzalez requiere declarar el monto de las ventas a el SAR, el dia de
hoy.

Saludos y gracias

A +. +.
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Michelle Ordofiez

De: Magaly De La Ossa Hurtado [mailto:magaly.delaossa@eeh.hn]

Enviado el: martes 03 de diciembre de 2019 14:22

Para: martha elena arteaga alvarado; Anibal Bendezu; Rosalidia Michelle Ordofiez Valladares; fvivasa@enee.hn
Asunto: RE: solicitud de enlace

Estimada Martha:

Sera desde la Direccién Comercial que emitiremos estos reportes de facturacion y recaudo y las consultas que resulten
Saludos cordiales,

Magaly De la Ossa H

Directora Comercial.

---------- Forwarded message ---—---

De: martha elena arteaga alvarado <mearteaga@enee.hn>

Date: mar., 3 dic. 2019 a las 13:58

Subject: solicitud de enlace

To: Luis Carlos Giraldo <luis.giraldo@solucionesglobalessa.com>

Cc: Anibal Bendezu <abendezur@enee.hn>, RosaLidia Michelle Ordofiez Valladares <rordonezv@enee.hn>, FRANCIS VIVAS <fvivasa@enee.hn>

Buenas tardes Luis Giraldo

Extraoficialmente sé que Luis Valle ya no trabaja con EEH, por lo que le solicito nos indique quien sera la persona o enlace encargada de facilitarnos
informacién con respecto a los cierres de facturacién y recaudacién de energia a partir del cierre mensual de noviembre 2019 y las consultas que surgen.

Saludos

Martha Arteaga




LUIS CARLOS GIRALDO MARQUEZ
Coordinador proyecto EEH
Soluciones Globales S.A.
Cel 504 9534 6258
Whatsapp +50495346258
WWW.5g5d5.c0
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Gaby Iraheta F.

De: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ [rordonezv@enee.hn]

Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2019 01:20 p.m.

Para: iraetaf@enee.hn

Asunto: RV: Solicitud Informaci6n Facturacion y recaudo mes de noviembre de 2019

De: martha elena arteaga alvarado [mailto:mearteaga@enee.hn]

Enviado el: martes 10 de diciembre de 2019 15:07

Para: 'Magaly De La Ossa Hurtado'; 'ROSALIDIA MICHELLE ORDORNEZ'

CC: 'rolando castillo'; fvivasa@enee.hn; lgonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: RE: Solicitud Informacion Facturacion y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenas tardes Lida. Magaly

Quedo pendiente la data de la morosidad; es el detalle de los mas de 2,000,000 de abonados activos e inactivos que se encuentra dentro de la cartera de
clientes de la ENEE, Luis Carlos Giraldo tiene pleno conocimiento que esa data debe ser enviada a mas tardar el dia de hoy, asi quedo calendarizado.

Atte.

Martha A.

De: Magaly De La Ossa Hurtado [mailto:magaly.delaossa@eeh.hn]

Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2019 02:51 p.m.

Para: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ

CC: mearteaga@enee.hn; rolando castillo; fvivasa@enee.hn: lgonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: RE: Solicitud Informacién Facturacién y recaudo mes de noviembre de 2019

Estimada Rosalidia:

En el correo enviado el Lunes contiene todos los informes contables que emite el sistema comercial INCMS.
Adjunto correo nuevamente.

MDLO

De: ROSALIDIA MICHELLE ORDORNEZ <rordonezv@enee.hn>

Enviado el: martes 10 de diciembre de 2019.14:37



Para: 'Magaly De La Ossa Hurtado' <magaly.delaossa@eeh.hn>
CC: mearteaga@enee.hn; 'rolando castillo' <rolcas9@yahoo.com>; fvivasa@enee.hn; |gonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: RE: Solicitud Informacién Facturacién y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenas tardes Lic. Magaly:

No hemos recibido la informacién para el célculo de la mora del mes de noviembre de 2019.
Para realizar el cierre cantable hoy.

Saludos y gracias

Atte.
Michelle Ordofiez

De: Magaly De La Ossa Hurtado [mailto:magaly.delaossa@eeh.hn]

Enviado el: lunes 09 de diciembre de 2019 11:05

Para: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ

CC: mearteaga@enee.hn; rolando castillo; fvivasa@enee.hn; Igonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: RE: Solicitud Informacién Facturacién y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenos dias:

Adjunto correo de Indra donde hace envio de los informes contables. Entiendo que en los tltimos meses realizaron sesiones y formaciones ENEE e Indra para
todo lo relacionado con estos informes.

Saludos cordiales,

MDLO

De: ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ <rordonezv@enee.hn>

Enviado el: lunes 09 de diciembre de 2019 08:43

Para: 'Magaly De La Ossa Hurtado' <magaly.delaossa@eeh.hn>

CC: mearteaga@enee.hn; 'rolando castillo' <rolcas9@yahoo.com>; fvivasa@enee.hn; lgonzalez@enee.hn; abendezur@enee.hn; fsanchezg@enee.hn
Asunto: Solicitud Informacién Facturacion y recaudo mes de noviembre de 2019

Buenos dias Licenciada Magaly:




Debido a que necesitamos realizar el cierre contable del mes, asimismo, la Lic. Lorena Gonzalez requiere declarar el monto de las ventas a el SAR, el dia de
hoy.

Saludos y gracias

Atentamente,
Michelle Ordofiez

De: Magaly De La Ossa Hurtado [mailto:magaly.delaossa@eeh.hn]

Enviado el: martes 03 de diciembre de 2019 14:22

Para: martha elena arteaga alvarado; Anibal Bendezu; Rosalidia Michelle Ordofiez Valladares; fvivasa@enee.hn
Asunto: RE: solicitud de enlace

Estimada Martha:

Sera desde la Direccién Comercial que emitiremos estos reportes de facturacién y recaudo y las consultas que resulten
Saludos cordiales,

Magaly De la Ossa H

Directora Comercial.

----—---- Forwarded message ---------

De: martha elena arteaga alvarado <mearteaga@enee.hn>

Date: mar., 3 dic. 2019 a las 13:58

Subject: solicitud de enlace

To: Luis Carlos Giraldo <luis.giraldo@solucionesglobalessa.com>

Cc: Anibal Bendezu <abendezur@enee.hn>, Rosalidia Michelle Ordofiez Valladares <rordonezv@enee.hn>, FRANCIS VIVAS <fvivasa@enee.hn>

Buenas tardes Luis Giraldo

Extraoficialmente sé que Luis Valle ya no trabaja con EEH, por lo que le solicito nos indique quien sera la persona o enlace encargada de facilitarnos
informacion con respecto a los cierres de facturacién y recaudacién de energia a partir del cierre mensual de noviembre 2019 y las consultas que surgen.

Saludos




Martha Arteaga

LUIS CARLOS GIRALDO MARQUEZ
Coordinador proyecto EEH
Soluciones Globales S.A.

Cel 504 9534 6258

Whatsapp +50495346258
WWW.SgSas.co




