INSTITUTO HONDURENO DE‘TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de SEPTIEMBRE de 2016

424-CM-1HT-2016

ISENORES: = e -----./»,,,. AGENCIADEVIAJESTRAVELJET e S S e e s

DIRECCION:  SAN PEDRO SULABO. GUAMLH’TO 3AVE.5CLL,PLAZA CITY LIGHT LOCAL 6 /
TELEFONO: 32500972 - /
RTN : 16019016852320 ,/~
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Boleto aéreo en ruta: TGU-ROATAN-
' TGU saliendo el 28 de Septiembre
2016 en primer vuelo de la manana;
1 |regresando el 29 de septiembre en 5,050.00 5,050.00
ltimo vuelo de la tarde. A favor de
Rubén Aicides Ponce.

%

Soksckak| ||| oiken P
A _ SUB TOTAL 5,050.00
OBSERVACIONES: Este se requiere para el Abog. Ruben Ponce quien realiza gira para la firma de contratos para la limpieza de Zonas 0.00
gt . . o 15% 1SV B
Turisticas de la semana Morazanica del Proyecto Chamba Comunitaria. -
ISR (12.5% © 25.0%) /
7l 5,050.00
VALOR EN LETRAS: **SON CINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS™ TOTAL ’ .

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
TIEMPO DE ENTREGA: ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2016
FORMA DE PAGO: - " Credito y el pago se hara en Lempiras, mediante transferencia bancaria a través del SIAFI.

26 DE SEPTIEMBRE 2016




INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTA

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Septiembre del 2016

IMPTO S/V
15%

Cuentai Unidad
del de
No DETALLE Cantidad

Gasto | Medida
Boleto aéreo en ruta: TGU-ROATAN-TGU saliendo el 28 de

26110 | Unidad Septiembre 2016 en primer vuelo de la mafiana; regresando el 29 1
de septiembre en Ultimo vuelo de la tarde. A favor de Rubén
Alcides Ponce. .

Sub-Total

TOTAL MIGN%O PARA LA COMPRA

Se adjudica esta compra a la AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET. por ofrecer mejor

precio en boleto a comprar.

Asistente de Compras

Elaborado

AGENCIA DE VIAJES VITOUR

SUBTOTAL

IMPTOS/V15% |  TOTAL

g
5,977.35 &

-~

& 597735 7

5,977.35:

0.00{  5977.35
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FACTURA o
002~ GE}E»G 1-00000099
Credito

Fecha :28/08/2016
CAl
D303C0-A7645D-CC4ER7-CBE050-
220881-82

——iSuafic, Vive y Vigigl ——

rave %}?E‘T

- Bo. Guamilito, 5 calle, 3 ave., .

Plaza City Light, Local #6
Tel.: 2510-1883
Cel8487-0803 * E-mail;
ventas@traveljethn.com
San Pedro Sula, Cortes,

Honduras, C.A. :
RTN 18019016852320

Cliente: INSTITUTO HONDURERNO DE TURISMO

i TN 08019004211707

Direcciér: TEGUCIGALPA, COL SAN CARLOS EDIF ECRGPA

Wendedor: LESTER LAGCS

1 [FB4XJIM As;gnado a RUBE& ALCiDES PO&GE Con F{uta TGLJ»RTB—TG%) Via CM AIRLINES
: e impuestos Extranieros - L

Cinco Wi Cincuenta Lempiras Con 00100
DR KAREN WA }’”{f?‘é:“

DEL 28-288 ﬁﬁ»@@%ﬁf}"m

Firma y nombre.de Recibido’ — :
: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS..EXIJALA

Subtotal Exento 11 :
. Sublotal 15% | 3, @28&4:
Subtolal 18% 1L, 0007
O J8V15% Il - 589.29
IBV18% L. 000
, TOTALAPAGAR L 505000
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Karén I Matuté Ordohez

De: _ Melissa Padilla <melissa.padilla@agenciavitour.com>
Enviado el: ' Lunes, 26 de Septiembre de 2016 02:24 p.m.

Para: kmatute@iht.hn

Asunto: Re: coti

PRECIO AL DIA DE HOY L.5,9;
OPCION 1- CM AIRLINES

3011  TGU-RTB Wed Sep 28p2016 07 OGAM 08 OOAM
3010 RTB-TGU Thu Sep 29, 2016 04 30PM 05: 25PM
Ana Melissa Padilla

Tel: (+504) 2557-3808 Ext. 18 Cel (+504) 9441-1941
i ith \

Fl 26 de septiembre de 2016, 14:01, Karen I. Matute Ordéfiez <kmatute@iht.hn> escribié:

Favor remita itinerario y aerolinea

Karen Matute

Asistente de Compras

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS



Karen L. Matute Orddéiez - .

De: : : Lester Lagos <lester.lagos@traveljethn.com>
Enviado el: v Lunes, 26 de Septiembre de 2016 01:51 p.m.
Para: kmatute@iht.hn

CC: mvasquez@iht.hn

Asunto: ' RE: Cotizacion Boleto aereo

Datos adjuntos: COTIZACION IHT 001.jpg

Hola Karen,

Le envio la cotizacién del viaje sohc:iado
En espera de sus comentarios,.
Saludos,

CM AIRLINES
PRECIO LPS. 5,050.00

CM3011 28SEP TGU RTB 0700 0800
CM3010 29SEP RTB TGU 1630 1725

De: Karen I. Matute Ordoiez [mailtokmatute@ihihn]
Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2016 12:55 p.m.
CC: mvasquez@iht.hn

Asunto: Cotizacion Boleto aereo

Gentilmente se solicita cotizacion de boleto aéreo Nacional en ruta; TGU-ROATAN-TGU.
Detalle de itinerario en formato adjunto favor remitir firmado y sellado.

Karen Matute
Asistente de Compras

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

(504) 2222-7124 Ext. 225

31723098 /94978349

kmatute@iht.hn

www.iht.hn .

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrénico en busca de virus.
www.avast.com




