" INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO 8

ORDEN DE COMPRA Ro. 051/2016 /

4 Honduras
. > s

Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 22 de Febrero dev2016 / - / Condiciones: Credito
AGENCIA DE VIAJ VITOUR S. DE R.L.
RTN 05019003075443

PROVEEDOR:

ESTRUCTURA PI TICA cobico } -
CUENTA DE| TIPO DE | CODIGO UNIDAD sus/ acTivipap| D |CANTIDAD » DESCRIPGION ?Eé"’ UNITARIO lMPU::::AS:BRE ToTAL
GASTO | FONDOS ¢ EJECUTORA | PROGRAMA-| PROGRAMA | PROYECTO | ~"OBRA REGION, |~ e p
P 7 ./ S ~ < . £ ]
26110 02 106 014 11 00 000 004 | 9999 PASA.JES NACIONALES
Boletos en ruta; ROATAN-SPS saliendo el / /
2- |25 de febrero vuelo de la tarde a favor de | L. 1,900.00 L. 3,800.00
DENNIS FLORES y DILCIA ARRIAGA
Observaciones Generales: Viaje con el proposito de realizar viaje de familiarizacion con miembros de la aerolinea Spirit para darles a conocer la SUB-TOTAL L. 3.800.00 /
Isla de Roatan y analizar la posiblidad d eaperturar vuelos desde Houston hacia San Pedro Suia y Roatan. ’ -
o~ 15% ISV
—
VALOR LEMPIRAS **SON TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** TOTAL ’ L. 3,800.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelacién de esta orden, Adjuntese Original y Copia de Ia factura comercial y recibo. .
INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
FRRE *Cédigos de Fuente Financiamiento:

**Codigos de Gerencias: **Codigo equivalente Unidad Ejecutora ' 01 - Transferencia Corriente

101 - Presidencia Ejecutiva 001-Presidencia Ejecutiva 02 - Fondos Propios
002-Gerencia de Gestion institucional y Relaciones Intem

102 - Auditoria Interna 009- Auditoria Interna

103 - Gerencia de Finanzas y Administracion 006-Finanzas y Administracion

104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod. 015- Gerencia

016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Producto
003-Unidad de Planificacion Turistica * 3
R 004- Centro de Documentacion Turistica
105 - Asesoria Legal 008- Asesoria Legal
106 - Gerencia de Mercadeo 010- Gerencia

011- Unidad de Comunicaciones
012- Unidad de Mercados

013- Buro de Convenciones

014- Unidad de Informacion Turistica
005- Unidad de Analisis Economico

! ey
107 - Gerencia de Recursos Humanos 007- Recur§g,f'ﬁrg‘}§@ls&\} -
: R ) X .
ELABORADO POR COMPRAS /—.-\BEVISADO COMPRAS = o~ AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

)

nER

Original: Contabilidad




)

i

"Tegucigalpa M.D.C. 22 de febrero del 2016

INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTA

Cuentai Unidad
No, del | de DETALLE Cantidad |
Gasto | Medida . )
. Boletos en ruta: ROATAN-SPS saliendo el 25 de febrero

26110 Unidad . 2
vuelo de la tarde del 2016 a favor de: Dennis Flores y
Dilcia Arriaga. ‘

2

Sub-Total

TOTAL ASIGNADO PARA LA COMPRA

Honduras

%A S

AGENCIA DE VIAJES ISEL S. R.L. ASTRO TOUR
P. UNIT. SUBTOTAL | 15% ISV TOTAL P. UNIT. iSUBTOTAL 15% 1SV i TOTAL
2,052.00 4,104.00 4,104.00 2,739.00§ 5,478.00 5,478.00
. e
e e
; 4,104.00 ‘/ 4,104.00| - 5,478.00 5,478.00]

Ry
Asistente de Compras

Elaborado

Revisado

L~



Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Suta, Honduras, C.A

FACTURA 000-001-01-00120752

“"‘*“'_P‘f‘é:&f???;.éi‘az_?59‘7533.‘2—,2‘2?'53_‘1::‘ Credito
.4‘;\‘ www.agenciavitour.com - Email: vitour @agenciavitour.com
= scursal Bl Progreso, Yoro Sucursal Choluteca Fecha :25/02/2016
VITOURL JATA oot ot il RTN 05019003075443
Agercia de Vicies o s ST S v oos o SN /20 Moo 05 [ Consoelo!
— < CAl
Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO RTN 08019001211707 83EBT70-731F2C-3EADOB-
Direccién: FF7085-CA6521-E0
Vendedor: LESTER LAGOS
@{ﬂ, VB 7 AR S R 2 _‘A“
A i G e Bt
1 |VT866 Asignado a DENNIS FLORES Y DILCIA ARRIAGA Con Ruta RTB-SAP Via AEROLINEAS (L 3,304.35
SOSA
XT (Impuesto exiranjeros) | L 0.00
Tres Mil Ochocientos L .ras Con 001100 Subtotal Exento iL 0.00
res i choclenios Lempiras Lon Subtotal 15% |L 3’30435
DEL 25FEB- SOLICITADO POR KAREN MATUTE Subtotal 18% |L 0.00
| . ISV 15% |L 495.65
F" bre de Recibid ISV 18% L 0.00
irma y nompre ge Recibicdo :
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA TOTAL APAGAR [L 3,800.00};




' Karen I. Matute Ordénez

De: Lester Lagos <lester.lagos@agenciavitour.com>
Enviado el: Lunes, 22 de Febrero de 2016 05:40 p.m. P
. Para: Karen I. Matute Ordéfiez
Asunto: Re: cotizacion

PRECIO LPS. 1,900.00

SOSA89 25FEB RTB SAP 1400 1450 ,

On Feb 22, 2016 5:38 PM, "Karen 1. Matute Ordéfiez" <kmatute@iht.hn> wrote:

Gentilmente se solicita cotizacién de Boletos en ruta: ROATAN-SPS saliendo el 25 de febrero vuelo de tarde del 2016,a
favor de: Dennis Flores y

Dilcia Arriaga

Favor Incluir
1. COPIA DE RTN.
2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DEI)

3. Si esta inscrito a ONCAE favor remita constancia

Agradeciendo atencion a la presente,

Atentamente.



Karen I. Matute Ordéiiez

De: Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Enviado el: Lunes, 22 de Febrero de 2016 05:25 p.m.
Para: Karen I. Matute Ordéfiez

cC: 'Maribel Vasquez Jefe De Compras IHT'
Asunto: Vuelo Roatan- San Pedro

Licda. Karen:

Con respecto a los espacios de Roatdn a San Pedro la aerolinea CM, solo tiene 7
espacios, de los cuales 3 tengo emitidos, v 4 por hacer.

Como son 9 personas, faltarian 2 por emitir, pero tendrian que hacerse con Sosa.
El horario disponible es: ) -

| D8o-RTB-SAP | ©D200PM | - 0245PM

{ "
Valor de boleto Lps. 2,052.00

Por favor me confirma lo mas pronto para no perder los 4 que tengo tomados. Y sino
cancelar los 3 que ya tengo emifidos.

Gracias,

Mirella Fuentes H.
Ejecutiva de Ventas y Corporativo | isel Travel
Barrio Los Andes, 8 calle enfre 14 y 15 ave N.O.
San Pedro Sula, Honduras

| & +504 2544-0697 |

B +504 3390-4717 |

| m.fuentes@iseltravel.com |




* Karen I. Matute Ordénez

" De: Byron Velasquez <bvelasquez@astrotourhn.com>
Enviado el: Lunes, 22 de Febrero de 2016 05:54 p.m. -
Para: 'Karen L. Matute Ordéfiez’
Asunto: RE: cotizacion

Envio cotizacion soficitada:

3029 RTB-SAP  25/02/2016 Thu 04:00PM Thu 04

Costo es de Ips. 2,739.00 operado por cm

Tarifa sujate a disponibilidad

Staudos

Lic. Byron Velasquez

Cuenta Corporativa/ Receptivo
Barrio Guamilito, Edif. David
2y 3 calle, 4ta avenida,

San Pedro Suls, Honduras

T +504 2557-2550

M +504 9451-4064

Skype: bvelasguez@astrotourhn.com
RTHN: 05013003075888

De: Karen I. Matute Orddnez [mailto:kmatute@iht.hn]
Enviado el: lunes, 22 de febrero de 2016 05:29 p.m.
CC: 'Maribel Vasquez Jefe De Compras IHT"

Asunto: cotizacion .

Gentilmente se solicita cotizacién de Boletos en ruta: ROATAN-SPS saliendo el 25 de febrero vuelo de tarde del 2016,a
favor de: Dennis Flores y
Dilcia Arriaga

Favor Incluir
1. COPIA DE RTN.
2. Y ES NECESARIO QUE ESTEN EN EL NUEVO REGIMEN DE FACTURACION(DEI)
3. Siestainscrito a ONCAE favor remita constancia

Agradeciendo atencion a la presente,
Atentamente.



