
Nombre Cargo

Persona que lo Elabora Xiomara Lizzeth Panchame Especialista de Adquisiciones

Persona que lo Autoriza Zoila Patricia Cruz Cerrato Directora Ejecutiva AEPAS-H

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora Contacto Unidad Ejecutora Objeto del Contrato
Modalidad de 

Contratación 

Tipo de 

Contrato 

Estimación del 

costo 

Moneda (Estimación 

del costo)

Nombre de la persona física o 

jurídica a la cual se asignó el 

contrato 

Fecha de Inicio Duración Departamento Beneficiario
¿Publicó el contrato/orden de compra en 

HonduCompras?

Link de publicación de 

contrato/orden de compra en 

HonduCompras

Normativa Aplicable al Proceso de 

Adquisición
Fuente de Financiamiento

Link de la documentación 

soporte de la contratación 

(Contratos, Facturas, 

Cotizaciones, etc.)

Observaciones

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93456.45 HNL JELEN MARITZA ROMERO BARAHONA 2021-07-12 168 Olancho NO BID 21 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93457.45 HNL MARYURY JHESEIRA EGUIGURENS FERRUFINO 2021-07-12 168 Olancho NO BID 21 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93458.45 HNL RENE ROSALIO BERRIOS PASTRANA 2021-07-12 168 Olancho NO BID 21 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93459.45 HNL BRAYAN FERNANDO PAVÓN FIGUEROA 2021-07-12 168 Olancho NO BID 24 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93460.45 HNL GERSON DANIEL GODOY GODOY 2021-07-12 168 Olancho NO BID 25 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93461.45 HNL ZAAYRA LIZETH DUARTE GÓMEZ 2021-07-12 168 Olancho NO BID 24 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93462.45 HNL JIXA ROSMERY HERNÁNDEZ LAINEZ 2021-07-12 168 Olancho NO BID 24 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93463.45 HNL GRICELDA NAYARITH LUQUE GÓMEZ 2021-07-12 168 Choluteca NO BID 24 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93464.45 HNL KEYLA GRISSEL VÁSQUEZ VALLEJO 2021-07-12 168 Choluteca NO BID 24 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93465.45 HNL BLANCA DELMIZ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021-07-12 168 Choluteca NO BID 25 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93466.45 HNL LUS CLARITA CATIN ZEPEDA 2021-07-12 168 Choluteca NO BID 26 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93467.45 HNL MIRIAN LETICIA VÁSQUEZ  GARCÍA 2021-07-12 168 Copán NO BID 27 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93468.45 HNL NUBIA YAMALI MEDINA TREJO 2021-07-12 168 Copán NO BID 28 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93469.45 HNL SANDY GABRIELA CONTRERAS SAGASTUME 2021-07-12 168 Copán NO BID 29 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 93470.45 HNL ELIDA OMERI LOPEZ CHAVEZ 2021-07-12 168 Copán NO BID 30 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 85714.45 HNL WENDY LIZETH MORADEL LOBO 2021-07-26 154 Olancho NO BID 31 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 85714.45 HNL BESSY LORELY ZELAYA HERRERA 2021-07-26 154 Olancho NO BID 31 Crédito Externo

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Legal de ContratosDirectora Ejecutiva AEPAS-H, Zoila Patricia Cruz CerratoRealizar acciones de atención primaria en salud para el logro de una respuesta oportuna y de calidad a la salud integral de las familias, con énfasis en la morbi-mortalidad materna y neonatal, aplicando prácticas basadas en evidencia en la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas, en trabajo de parto, en post parto, recién nacidos y niños menores de 5 años, en la Red de Servicios de Salud asignadaConcurso Público Nacional Consultorías 85714.45 HNL KARLA CRISTINA ALVARADO GODOY 2021-07-26 154 Olancho NO BID 31 Crédito Externo

CONTRATACIONES


