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Persona que lo Elabora Xiomara Lizzeth Panchame Especialista de Adquisiciones
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de compra en 
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Número de Publicación del 
Contrato (Contrato Nuevo, 
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Observaciones

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   250,000.00 HNL Semillas Tropicales S.  N/A Bienes Unico N/A Adquisición de Semillas 50.00 5,000.00 N/A 5,000.00 HNL 250,000.00 250,000.00 S/N Misael León 2021-05-24 2021-05-24 Nivel Nacional ICF Compra Directa 2021-05-27 250,000.00 000-001-01-0000231 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      22 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   6,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Servicio de Mantenimiento de Vehículo 1 4,933.67 N/A 4,933.67 HNL 4,933.67 5,673.72 S/N Misael León 2021-04-29 2021-05-06 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-05-24 5,673.72 001-002-01-0002070 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      23 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   4,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Servicio de Mantenimiento de Vehículo 1 2,798.91 N/A 2,798.91 HNL 2,798.91 3,218.75 S/N Misael León 2021-05-06 2021-05-13 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-05-24 3,218.75 001-005-01-0009262 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      24 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   5,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Servicio de Mantenimiento de Vehículo 1 3,678.13 N/A 3,678.13 HNL 3,678.13 4,527.76 S/N Misael León 2021-05-06 2021-05-13 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-05-24 4,527.76 001-005-01-0009262 NO BID

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS


	COMPRAS



