
Nombre Cargo

Persona que lo Elabora Xiomara Lizzeth Panchame Especialista de Adquisiciones
Persona que lo Autoriza Zoila Patricia Cruz Cerrato Directora Ejecutiva AEPAS-H
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Recepción
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¿Publicó el contrato/orden de 
compra en HonduCompras?

Link de publicación de 
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Link de la documentación 
soporte de la compra (Facturas, 
Cotizaciones, Orden de Compra, 

etc.)

Observaciones

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   602,000.00 HNL Semillas Tropicales S d  N/A Servicios Unico N/A Compra de Semillas 117 5,145.30 N/A 5,145.30 HNL 602,000.00 602,000.00 N/A Misael León 2020-04-23 2021-04-30 Varios Departamentos ICF ompra irecta 2021-03-12 602,000.00 000-001-01-00002256 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   21,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento de Vehículo 1 17,697.48 N/A 17,697.48 HNL 17,697.48 20,352.10 UAP-004-2021 Misael León 2021-04-09 2021-04-16 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-04-23 20,352.10 001-005-01-00091874 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   12,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento de Vehículo 1 10,994.73 N/A 10,994.73 HNL 10,994.73 12,643.94 UAP-005-2021 Misael León 2021-04-13 2021-04-20 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-04-23 12,643.94 001-002-01-00020586 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   21,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento de Vehículo 1 17,530.68 N/A 17,530.68 HNL 17,530.68 20,160.28 UAP-006-2021 Misael León 2021-04-13 2021-04-20 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-04-23 20,160.28 001-002-01-00020590 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental      21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega   21,000.00 HNL Grupo Q Honduras S.    N/A Servicios Unico N/A Mantenimiento de Vehículo 1 5,300.69 N/A 5,300.69 HNL 5,300.69 6,095.79 UAP-007-2021 Misael León 2021-04-20 2021-04-23 Francisco Morazán ICF Garantia 2021-04-23 20,160.28 001-005-01-00092184 NO BID
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