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Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental  21 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  11,000.00 HNL Publicaciones y Notic 432391 Servicios Unico N/A Publicación de Llamado a Licitación 1 9,100.00 N/A 9,100.00 HNL 9,100.00 10,465.00 N/A Jessica Rojas 2021-10-18 2021-10-25 Nivel Nacional AEPAS-H Proveedor único 2021-12-06 10,465.00 000-002-01-00156678 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental  22 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  25,000.00 USD JETSTEREO N/A Bienes COMPUSER L 25,581.82, DELL LAT3420 GOB Adquisicion de Laptops 13 22,995.00 N/A 22,995.00 HNL 22,995.00 298,935.00 ODC-4449-025-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-12-03 343775.25 006-003-01-00043444 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 23 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  25,000.00 USD JETSTEREO N/A Bienes COMPUSER L 4072.3, DELL-DOCK-WD19TB Replicador de Puertos (Docking Station) 7 6,495.00 N/A 6,495.00 HNL 6,495.00 52,284.75 ODC-4449-025-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Compatibilidad  2021-12-03 52284.75 006-003-01-00043444 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 24 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  25,000.00 USD JETSTEREO N/A Bienes COMPUSER L 4559.55.3, DELL 23 MONITOR-E MONITOR 7 3,695.00 N/A 3,695.00 HNL 3,695.00 29,744.75 ODC-4449-025-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Compatibilidad  2021-12-03 29744.75 006-003-01-00043444 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 25 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  25,000.00 USD JETSTEREO N/A Bienes COMPUSER L 700, JETSETEREO DELL-TECLADO BUND TECLADO 7 2,295.00 N/A 2,295.00 HNL 2,295.00 18474.75 ODC-4449-025-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Compatibilidad  2021-12-03 18474.75 006-003-01-00043444 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 23 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL CASH BUSINESS S, DE N/A Bienes UNICO CF360XC TONER PARA IMPRESORA 2 1,945.00 N/A 1,945.00 HNL 3,890.00 4,473.50 9102-2-5-0007-20 Osiris Silva 2021-08-04 2021-12-04 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-02 4,473.50 000-001-01-00031537 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 24 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL CASH BUSINESS S, DE N/A Bienes UNICO CF361XC TONER PARA IMPRESORA 2 2,935.00 N/A 2,935.00 HNL 5,870.00 6,750.50 9102-2-5-0007-20 Osiris Silva 2021-08-04 2021-12-04 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-02 9,057.40 000-001-01-00031537 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 25 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL CASH BUSINESS S, DE N/A Bienes UNICO CF362XC TONER PARA IMPRESORA 2 3,850.00 N/A 3,850.00 HNL 7,700.00 8,855.00 9102-2-5-0007-20 Osiris Silva 2021-08-04 2021-12-04 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-02 9,057.40 000-001-01-00031537 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 26 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL CASH BUSINESS S, DE N/A Bienes UNICO CF363XC TONER PARA IMPRESORA 2 3,850.00 N/A 3,850.00 HNL 7,700.00 8,855.00 9102-2-5-0007-20 Osiris Silva 2021-08-04 2021-12-04 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-02 9,057.40 000-001-01-00031537 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 27 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  80,000.00 HNL CASH BUSINESS S, DE N/A Bienes UNICO M681DN impresora Multifuncional 1 65,500.00 N/A 65,500.00 HNL 65,500.00 75,325.00 9102-2-2-0002-20 Osiris Silva 2021-08-04 2021-12-04 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-01 75,325.00 000-001-01-00031535 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 28 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  650,000 HNL Empresa Nacional de N/A Servicios UNICO N/A Publicacion en Diario La Gaceta 176 3,200.00 N/A 3,200.00 HNL 3,200.00 563,200.00 ODC-3878-032-20 Misael Leon 2021-11-26 2021-12-15 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-02 647,680.00 000-001-01-00060947 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 29 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Cinta adhesiva, 1" 10 18.00 N/A 18.00 HNL 180.00 207.00 ODC-3878-035-20 Misael Leon 2021-11-30 2021-12-06 Francisco Morazán AEPAS-H Catalogo Electr 2021-12-03 207.00 001-001-01-00781220 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 30 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Archivador 400 36 N/A 36 HNL 14400 16560 ODC-3878-035-20 Misael Leon 2021-11-30 2021-12-06 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-03 16560 001-001-01-00781220 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 31 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Folder manila oficio 11 97.5 N/A 97.5 HNL 1072.5 1233.375 ODC-3878-035-20 Misael Leon 2021-11-30 2021-12-06 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-03 1233.375 001-001-01-00781220 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 32 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Folder manila carta 12 85.00 N/A 85.00 HNL 1020 1173 ODC-3878-035-20 Misael Leon 2021-11-30 2021-12-06 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-03 1173 001-001-01-00781220 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 33 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  30,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Papel bond tamaño oficio 70 96.95 N/A 96.95 HNL 6786.5 7804.475 ODC-3878-035-20 Misael Leon 2021-11-30 2021-12-06 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-03 7804.475 001-001-01-00781220 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 34 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  45,000.00 HNL JETSTEREO N/A Bienes UNICO CF472XC Toner HP Amarillo 2 4,901.41 N/A 4,901.41 HNL 9,802.82 9802.82 9102-2-2-0003-20 Misael Leon 2021-09-01 2021-11-01 Francisco Morazán ICF Catalogo Electr 2021-12-03 9802.82 006-012-01-00036181 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 35 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  45,000.00 HNL JETSTEREO N/A Bienes UNICO CF473XC Toner HP Magenta 2 4,841.72 N/A 4,841.72 HNL 9,683.44 9683.44 9102-2-2-0003-20 Misael Leon 2021-09-01 2021-11-01 Francisco Morazán ICF Catalogo Electr 2021-12-03 9683.44 006-012-01-00036181 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 36 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  45,000.00 HNL JETSTEREO N/A Bienes UNICO CF471XC Toner HP Cyan 2 4,901.81 N/A 4,901.81 HNL 9803.62 9803.62 9102-2-2-0003-20 Misael Leon 2021-09-01 2021-11-01 Francisco Morazán ICF Catalogo Electr 2021-12-03 9803.62 006-012-01-00036181 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 37 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  45,000.00 HNL JETSTEREO N/A Bienes UNICO CF470XC Toner HP Negro 2 3265.96 N/A 3265.96 HNL 6531.92 6531.92 9102-2-2-0003-20 Misael Leon 2021-09-01 2021-11-01 Francisco Morazán ICF Catalogo Electr 2021-12-03 6531.92 006-012-01-00036181 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 38 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Archivador tamaño carta 700 45 N/A 45 HNL 31500 36225 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 36225 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 39 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Papel bond base 20 tamaño carta 236 77.5 N/A 77.5 HNL 18290 21033.5 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 21033.5 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 40 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Papel bond base 20 tamaño oficio 50 96.95 N/A 96.95 HNL 4847.5 5574.625 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 5574.625 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 41 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Separadores de colores 195 10.8 N/A 10.8 HNL 2106 2421.9 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 2421.9 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 42 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Engrapadoras 25 pag 23 45 N/A 45 HNL 1035 1190.25 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1190.25 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 43 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Engrapadoras 200 pag 4 225 N/A 225 HNL 900 1035 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1035 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 44 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Grapas 23/13 26 38 N/A 38 HNL 988 1136.2 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1136.2 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 45 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Grapas 23/24 7 60 N/A 60 HNL 420 483 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 483 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 46 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Sacagrapas 37 7 N/A 7 HNL 259 297.85 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 297.85 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 47 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Regla de aluminio 30 cm 32 8.5 N/A 8.5 HNL 272 312.8 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 312.8 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 48 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Lapiz tinta negro 27 42 N/A 42 HNL 1134 1304.1 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1304.1 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 49 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Lapiz tinta azul 12 42 N/A 42 HNL 504 579.6 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 579.6 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 50 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Lapiz tinta negro de gel 2 150 N/A 150 HNL 300 345 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 345 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 51 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Lapiz grafito 2 HB 21 18 N/A 18 HNL 378 434.7 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 434.7 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 52 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Sacapuntas de metal 44 1.6 N/A 1.6 HNL 70.4 80.96 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 80.96 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 53 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Marcador pizarra azul 14 194.4 N/A 194.4 HNL 2721.6 3129.84 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 3129.84 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 54 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Marcador pizarra negro 14 194.4 N/A 194.4 HNL 2721.6 3129.84 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 3129.84 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 55 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Marcador pizarra rojo 14 194.4 N/A 194.4 HNL 2721.6 3129.84 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 3129.84 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 56 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Marcador pizarra verde 14 194.4 N/A 194.4 HNL 2721.6 3129.84 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 3129.84 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 57 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Borrador pizarra 16 10 N/A 10 HNL 160 184 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 184 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 58 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Folder cartulina amarilla carta 12 85 N/A 85 HNL 1020 1173 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1173 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 59 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Folder cartulina amarilla oficio 8 97.5 N/A 97.5 HNL 780 897 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 897 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 60 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Notas autoadhesivas 70 6.5 N/A 6.5 HNL 455 523.25 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 523.25 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 61 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Resaltador amarillo 11 108 N/A 108 HNL 1188 1366.2 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1366.2 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 62 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Clips grandes 45 10.5 N/A 10.5 HNL 472.5 543.375 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 543.375 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 63 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Clips pequeños 50 4.35 N/A 4.35 HNL 217.5 250.125 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 250.125 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 64 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Borrador para grafito 40 1.5 N/A 1.5 HNL 60 69 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 69 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 65 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Banderitas de colores autoadhesivas 75 14 N/A 14 HNL 1050 1207.5 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1207.5 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 66 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Masking tape 46 10.4 N/A 10.4 HNL 478.4 550.16 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 550.16 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 67 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Tape transparente 51 4.5 N/A 4.5 HNL 229.5 263.925 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 263.925 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 68 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Dispensadores para tape 36 27 N/A 27 HNL 972 1117.8 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1117.8 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 69 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Tijeras acero inoxidable 7" 35 12 N/A 12 HNL 420 483 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 483 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 70 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Pegamento en barra 61 57.85 N/A 57.85 HNL 3528.85 4058.1775 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 4058.1775 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 71 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Pinzas sujetapapeles 25mm 30 10.8 N/A 10.8 HNL 324 372.6 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 372.6 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Pinzas sujetapapeles 41mm 30 21.6 N/A 21.6 HNL 648 745.2 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 745.2 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Pinzas sujetapapeles 51mm 25 36.6 N/A 36.6 HNL 915 1052.25 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1052.25 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Dispensador clips jumbo 10 13.5 N/A 13.5 HNL 135 155.25 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 155.25 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Sobre manila carta 3 75 N/A 75 HNL 225 258.75 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 258.75 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Hules No 33 2 19 N/A 19 HNL 38 43.7 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 43.7 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Glicerina 13 14.2 N/A 14.2 HNL 184.6 212.29 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 212.29 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Memorias USB 32GB 16 150 N/A 150 HNL 2400 2760 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 2760 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Libreta rayada 22 10.3 N/A 10.3 HNL 226.6 260.59 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 260.59 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Calculadora equeña 12 digitos 12 175 N/A 175 HNL 2100 2415 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 2415 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Folder cartulina de colores 3 300 N/A 300 HNL 900 1035 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 1035 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Papel bond base 20 tamaño carta 100 77.5 N/A 77.5 HNL 7750 8912.5 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 8912.5 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Papel bond base 20 tamaño oficio 20 96.95 N/A 96.95 HNL 1939 2229.85 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 2229.85 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Archivador tamaño carta 100 45 N/A 45 HNL 4500 5175 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 5175 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  125,000.00 HNL Distribuidora de Prod N/A Bienes UNICO N/A Archivador tamaño oficio 20 36 N/A 36 HNL 720 828 ODC-4449-034-20 Osiris Silva 2021-11-30 2021-12-05 Francisco Morazán AEPAS-H Unico Proveedo 2021-12-06 828 001-001-01-00781227 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  1,200,000.00 HNL Semillas Tropicales S  N/A Bienes UNICO N/A Semillas 190 6000 N/A 6000 HNL 1140000 1140000 ODC-3878-036-20 Misael Leon 2021-12-01 2021-12-08 Nivel Nacional ICF Compra Directa 2021-12-08 1140000 000-001-01-00002529 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  25000 HNL Papeleria Honduras S N/A Bienes UNICO CF269YC Toner impresora HP 3 5850 N/A 5850 HNL 17550 20182.5 ODC-3878-033-20 Misael Leon 2021-11-26 2021-12-03 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-06 20182.5 000-004-01-0000341 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  155,000.00 HNL CENTROMATIC S.A. N/A Bienes PBS L12032.38, CENTROMATIC N/A Microsoft Office 13 5465 N/A 5465 HNL 71045 81701.75 ODC-4449-026-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-12-09 81701.75 000-001-01-00017886 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  155000 HNL CENTROMATIC S.A. N/A Bienes PBS L18077.54, CENTROMATIC N/A Microsoft Project 1 17700 N/A 17700 HNL 17700 20355 ODC-4449-026-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-12-09 20355 000-001-01-00017886 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  155000 HNL CENTROMATIC S.A. N/A Bienes PBS L1582.41, CENTROMATIC N/A Antivirus 13 909 N/A 909 HNL 11817 13589.55 ODC-4449-026-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-12-09 13589.55 000-001-01-00017886 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  155000 HNL CENTROMATIC S.A. N/A Bienes PBS L 5250.78, CENTROMATIC N/A Adobe 6 546.38 N/A 546.38 HNL 3278.28 3770.022 ODC-4449-026-20 Osiris Silva 2021-11-17 2021-12-01 Francisco Morazán AEPAS-H Precio mas bajo 2021-12-09 3770.022 000-001-01-00017886 NO BID
Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambiental 72 Crédito Externo 2-Dirección Ejecutiva de Proyectos Gerencia de Adquisiciones y Administracion Lega  60000 HNL Seguros LAFISE N/A Servicios Seguros Bolivar L 78,046.5, N/A Poliza Seguro Vehiculos 6 9528.08 N/A 9528.08 HNL 49277.04 57168.6 ODC-3878-038-20 Misael Leon 2021-11-19 2022-11-19 Francisco Morazán ICF Precio mas bajo 2021-12-09 57168.6 AU-1550362-8254-0 NO BID
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